Fare Sito

Chi legge queste mail puo rendersi conto direttamente che razza di servizio ho avuto, e a quale furto ed inganno sono stato sottoposto; mesi di
attesa servizi non abilitati lavori inutili, articoli e foto che sparivano e comparivano, e tutto mentre in estrema difficolta economica combattevo tra
i1 vari Tribunali x I’assurdo licenziamento e per poter aver qualche ora in pil per stare con i miei figli.

Furbi pilotati vincenti? non ¢ x niente leale tantomeno coretto ¢ Giusto che ora qualcuno e non sempre io....paghi

Da: suanta 20s - Daniele Caltahiang
A bonfantialviero@libero.it e
. S Ricevuto A
Oggetto: [Preventivo Sita Web il: 04/09/07 18:18
Ciao,

ecco il preventivo che ti avevo promesso con i dettagli di realizzazione
del sito intemet:

- hosting su server UNIX per | anno
- sito Intemet autoaggiomabile con accesso riservato
- testata grafica animata
- realizzazione struttura e contenuti base (pagine e fotografie)
- creazione modulo galleria fotografica

Prezzo: 370,00 EURO +IVA

Come vedi ho optato per una soluzione completa, cosi non avrai bisogno i
un secondo momento di chiedermi modifiche o aggiunte di alcun tipo:
sarai tu stesso in grado di modificare e arricchire i contenuti in
maniera semplice e sicura. Il prezzo & ridotto ai minimi termini, siamo
a meno della meta di quello che di solito chiedo per siti Intemet di
questo tipo. Fammi sapere se ti pud andare bene.

Ti auguro una buona serata,
Daniele Caltabiano

4.9.2007 Prezzo pill un regalo sostanzioso extra per legittimare.. “il nero”.. tanto che con il canone mi trovo la spesa finale intorno ai 1000€




Spesa pazzesca inoltre subito iniziano il lungo periodo dei ...purtroppo

Ipa: 2uanta Sne - Daniele Caltahiana
A banfantialism, e
Oggetto: [Re: pedala che ti passa ::::lcevuto 12/10f/07 12:16
Ciao!

File ricevuti!

Purtroppo il sito non &' ancora pronto, ma ci sto lavorando... Ci sono
un sacco di cose da mettere e quindi devi avere ancora un attimo di
pazienza!

Buona giomata!
Dianiele

Ipa: euanta Sor - Daniele Caltahiang
(A bonfantiabdsm. G
Oggetto: |Sito Web :}_“’e"’”“’ 18/10/07 18:51
Ciao,

purtroppo il pannello di controllo di Aruba del tuo dominio non va e non|
posso mettere on line la demo del nuovo sito web.

Mi dispiace! Domani mattina riprovo, se funziona ti faccio sapere!
Ci vediamo lunedi’ alle 11.00!

Buona serata!
apnje]=

12.10.2007
ci siamo visti a luglio per imbastire il sito do un sostanzioso acconto in

nero che non compare in nessuna voce e dopo mesi eccomi qua con
questo risultato...stupido io o criminali (non c’¢ altro termine credetemi)

loro ?

19.10.2007
Dopo diverse mail e telefonate (inserendo sconosciuto sui invia dati n° telefono

altrimenti non mi rispondevano)... ricevo la suddetta




Da: 2uanta 205 - Daniele Caltahiang

A: bonfantiabism, e
Dggetto: |Demo sito WEB :I{_'CE"'UED 23/10/07 18:03
Ciao,

ecco il link dell'area demo del tuo sito web:

http:/bonfantioliviero. equanta.it/

Andando al link:
http:/bonfanticlivierc.equanta it/user/ trovi la pagina di accesso
all'aministrazione del sito]

Nome utente: bonfanti

Password: bonf4nt43

TUna volta entrato vai sulla sinistra nel menu di amministrazione
chiamato "BONFANTI" e clicchi sul link Crea contenuto, da li potrai
Creare una pagina nuova o inserire un'immagine.

Cliccando su Amministra entri nel pannello di controllo del sito web, le
voci che tu utilizzerai sono:

Contenuti - (Elenco contenuti e pagine presenti nel sito)

Image Gallery (Elenco gallerie esistenti e creazione di nuove gallerie)
Menu - (Gestione dei menu' a sinistra della pagina)

Come da accordi io andro' avanti ad inserire testi e immagini, per ora
magari comincia a "giocarci” cosi’ da iniziare a comprendere come
funziona il sistema. Per ogni cosa non esitare a contattarmi.
Buona serata!

Daniele

23.10.2007.

Comincia a giocarci....Solo dopo mesi e miriadi di solleciti mi invia lo schema modalita gestione sito

Inoltre tengo a sottolineare I’ultima parte dello scritto dove afferma io vado avanti che poi non era assolutamente vero dato che aveva inserito
quasi niente sul sito del materiale a disposizione...ma ¢ interessante sottolinearlo questa parte che conferma gli accordi presi..(e giustifica solo in
parte la spesa sostenuta) mentre invece poi il suo collega (vedi mail oltre) affermera che gli accordi presi erano che il Sito me lo dovevo gestire da

solo gia all’inizio...altro sopruso molto grave




Ipa bonfantiabism,
A lan.aeliacd, e
Oggetto: |Re:Lavoriin corso su nuovo sito Interne{._::_icewm 31/10/07 09:22

-—genitlissimo dopo la Sua mail mi corre I'gbligo di precisare che fino aieri e ciog
prima della mia ennesima telefonata per avere delucidazioni in merito, il sito era
pressoche vuoto, lo stesso suo collega Daniele si scusava perche per lui.era un
periodo troppo impegnato e nemmeno mi poteva inserire pagine vuote da farmi
compilare . Rammento inoltre che ho lascito ben 2 memoriali e rispettivi cd da
inserire nel nuovo sito precisando pure le modalita di inserimento. Se tuttora avete
dubbi ci si pud sempre comunqgue chiarire parlando. Confido nella vostra
professionalitd buon lavoro bonfanti -——-—--—- Initial Header -—-----—--

30.10.2007.

Si passano la palla I’'un con I’latro gatto e la volpe?

Io pinocchio o gia somaro...

....mi prendono in giro e poi mi fa anche la predica

Conveniva cambiare gia gestore ?

Perpetuo squattrinato dopo aver sborsato gia un sacco di soldi?

Ricordo inoltre che nessuno degli informatici consultati voleva gestirmi
il Sito e preciso pure che nel contempo ero impegnato nelle varie
battaglie legali

A bo e daniele.caltabiano @equanta.it
Oggetto: [Lavoriin corso su nuovo :?l.‘xe\"uto 30/10/07 17:04
Caro Bonfanti,

dopo la tua telefonata ho verificato lo stato di avanzamento dei lavori sul

nuovo sito ed ho scoperto che Daniele sta impegnando ore ed ore di lavoro
per impaginare contenuti del vecchio sito Intemet. Sono certo che presso
la nostra sede NON si é parlato di rifare l'editing di un testo complesso
come una Tesi di Laurea, ma di trasferire il sito Intemet cosi com'é per

poi darti 'opportunita di aggiomarlo e arricchirlo a tuo piacimento.

a: Tvan

1Az honfantialism, o] Daniele Caltahiang.
Oggetto: 'Re._RE_:La'.-c;n in corso su nuovo sito .!{icevuto 31/10/07 10:34

| fInternet. il:

Il giomo mer, 31/10/2007 alle 08.22 +0100, bonfantialviero ha scritto:
= ci si pud sempre comunque chiarire parlando

Sono d'accordissimo, ci si pud sempre chiarire parlando, confido anche
io nella tua piena collaborazione e comprensione, sono certo che tu
conosca a grandi linee quanto costa ad un'azienda un'ora di lavoro e non
possiamo permetterci di avere una persona bloccata su un lavoro
imprevisto. Come gid detto, per il prezzo concordato noi abbiamo sempre
consegnato al cliente l'applicazione vuota, con la sola
personalizzazione grafica. Abbiamo fatto in passato travasi di grossi
siti aziendali, ma i costi erano completamente diversi. Ti chiedo solo
di metterci tutta la buona volontd per imparare ad amministrare il sito
in maniera autonoma come gli altri clienti. Per questo motivo ti copio
sotto la mia firma le istruzioni che ho dato anche agli altri.

Ti auguro una serena giornata,

Ivan Agliardi

eQuanta snc - Servizi Informatici & Marketing




pa: T Da:  |benfentialiem
A danisle.caltabiang, | o Al Hanisleraliabiang, 6

. . Ricevuto | _,. .. _
- : . F St Bl
Dggetto: |disattivazione? :?_‘CE‘"-'“’ 17/11/07 13:21 Oggetto: lsccaunt 5 18/11/07 09:19

E— = = = = = e gentilissimo
gentilissimo come da sms gia spedeti ti confermo che continua l'impossibilita di come accordi gid prefissati, ti rinnovo la richiesta di sistemazione della mia acaunt
laverare sulla pagina Admin: ti sarei veramente grato se me la potresti riattivare in .del conteggio visite sito, approfitto inoltre per chiederti se sei veramente sicuro
modo di poterci lavorare che non ci siano madalitd per inserire una foto in una galleria gia creata

grazie buon lavoro Oliviero

17.11.2007. 19.11.2007.
Ipa: honfantialism,
Az ixan.agliacd L

Ricevuto

Dggetto: |lavoriin corso il:

01/12/07 12:00

Gentilissimo [van
Come da telefonata in diretta intercorsa ieri 30 /11 finalmente ho { o0 meglio dire :
abbiamo) nsolto il problema di come inserire = nuovo contenuto, senza andare
continuamente sul cursore memoria dati . Tu stesso hai verificato che di fatto non mi
era stato abilitato tale link sulla pagina di lavoro amministra, ora in effetti inserire
una immagine e un biju_.. tutto & bene quel che finisce bene . Rammento anche che
settimana scorsa tu stesso ti sel sincerato della effettiva difficoltd del mio processore
nell’aprire un = modifica con Explorer mentre ora con Firefox non ho nessun
problema in merito. Dico questo per giustificare in parte la mia poca esperienza e
scusarmi per |'eventuale disturbato recatoVi.
(Grazie della cortese attenzione buon fine settimana a te e collega Daniele

ciaOlivierg 101.12.2007. altri inverosimili disguidi leggere x credere




D

a: bonfantialviero

A iivan.agliardi Cc:

loggetto: |Pubblicazione sitn :}_'ce“”“’ 05/12{07 20:21
Gentilissimo. ..

come accordi intercorsi La autorizzo a rendere pubblice 1l mio Sito tramite Intemnet

ringrazio per la cortese attenzione cordiali saluti
Bonfanti Alviero Olviero

Da: Tvan Agliardi

IA: bonfantialvier Ce: Daniele Caltabiano

Ricevuto

Oggetto: |Re: difficile fare sito " 06/12/07 09:54

Il giomo gio, 06/12/2007 alle 08.30 +0100, bonfantialviero ha scritto:
> non riesco proprio a comprendere perché le modifche al mio Sito fatte
= ieri da Daniele compaiono su Explorer mentre non su Firefox 7777

Che modifiche? Io non c'ero... ricorda di scrivere a info@equanta it,
cosiil messaggio arriva ad entrambi, non solo a me. Per quanto riguarda
la pubblicazione, ci si metta un attimo, ma io non ho le password del
pannello di controllo di Aruba, credo tu le abbia date a Daniele
soltanto, appena arriva te lo pubblichiamo. Per quanto riguarda le
presunte differenze tra Explorer e Firefox, ovvio che non ci devono
essere, a meno che non si tratti di problemi di visualizzazione legati
alla versione del browser, in ogni caso appena arriva Daniele ne parlo
con lui e poi ti facciamo sapere, OK?

Buona giomata,

Ivan Agliardi

05.12.2007. notare la data dopo un mucchio di soldi e mesi d’attesa ..avete presente 06.12.2007...i0 non c’entro...
A danisle.caliabiang, Cc:
‘Oggetto: |[Messun oggettol :}.icevuto 19/12/07 11:03 :
: Ricevuto

assegno.jpg( 56704 bytes) salva in fotoalbum

fattura.jpg(36328 bytes) salva in fotoalbum

Gentilissimi In data 05/12/07 ho pagato quanto dovuto tramite assegno,(vedi
allegato) pregando il signor Daniele di riscuoterlo 1'indomani stesso. L'altro giomo
per telefono mi ha confemato che Lei stesso Sig Ivan lo ha riscosso in tale data
Dunque non riesco a comprendere il perché a tuttoggi ancora non sia stato
addebitato sul mio conto corrente . Vi prego vivamente di spedimmi la ricevuta di
riscossione in modo di chiarire subito qualsiasi altro possibile frainteso allego mio
assegno e la vostra fattura grazie per I'attenzione e la collaborazione distinti saluti
Bonfanti

Oggetto: [colonna sonora

: 03/01/08 12:15
il:

Gentilissimo l'assegno del pagamento alla fine, solo ieri(7) € amrivato
_finalmente _un pensiero in meno.
Adesso spero mi possiate inserire al piu presto la ormai famosa colonna sonora,

che da mesi (ottobre) aspetto... in modo poi di poter cambiare la password del Sito
cordiali saluti Bonfanti AOQA

03.01.2008 legge del contrappasso? oltre che essere derubato devo pure correre per pagare, presumo che il disguido & potenziale pretesto x giustificare ulteriori illegalita




Oogetto:

o R Ricewvuto |, .. ...
ASSEQN0 Non risosso iI: 171207 16:38

Ciao Oliviero,
nspondo sotto, tra le nghe del tuo messaggio:
Il giomeo Jgg, 17/12/2007 alle 1523 0100, honfantialviero ha scritto:
> Mi sono recato alla mia baneca Credito Sonsale e loro mi hanne
> confermato che non & pervemito nessim mio assegno inerente vostro
> pagamento { 450 euro come pattuito, escludendo la capamra che viho
> lasciato come compenso extra, x la vostra gentilezza ) per questo
> motivo viprego di chiedere alla vostra banea il motivo del blocco del
> e assegno, dato che vol stessi mi avete nfento (oggi Ivan x
= telefono ) che il giomeo seguente (07/12/07) lo avevate gia nscosso,
> WVi prego di porre rimedio al pit presto x evitare splacevoli
= mconvenienti.

Ho sentito 1a banca e Daniele ha verficato sul nostro sistema di remote
banldng: 'aszegno risulta regolanmente incassato ed accreditato sul
nostro conto cowrente, non capisco come la tua banca non abbia ancora
registrato la tranzazione.
= Ne approfitto x chiedervi gentilmente perl'ennesima volta di
> sisternanmi la home page del mio sito =i tratta solo di insenre la
> colonna sonora,una foto e farrotears i logo (mappamondo) Damiele nu
>ha sempre detto che appena trova 3 1o faceva ma di fatto attendo da
= ottobre mi sembra un poco troppo tantino
Mhnmn, non so quali fossero 1 vostr accordi ma, come fi dicevo anche al
telefono, il periodo @ il piiintaszato in assoluto perche ci sono tutd
1lavon da chindere prima della fine dell'anno ete. Comungue, nsento

L - che & presissimo, ripeto - & vedo magan di inserinmi 1o per
guesta ultima mcombenza legata al tuo sito Intemet, OK?
> &. MNatale onmai e ne approfitto per farvi i miel miglion augur
> cordiali saluti Bonfanti
Ti facciamo anche noi i pia sincen augun di un Buon MNatale e Felice
2008 o)
Ivan Agliardi

UL

03.01.2008




03.01.2008 Anno nuovo vita nuova? Macché tutt’altro...si ripetono infatti le problematiche nella gestione del Sito

Da: Ivan Agliardi

A bonfantialviero Cc:

Ricevuto

. 15/01/08 00:17
Jil:

t0ggetto: |Re: home pege

Il giomo lun, 14/01/2008 alle 09 46 +0100, bonfantialviero ha scritto:
= Gentilissimo come accordiintercorsi ti invio la home pege x la 3"
= volta "sparita” dal mio sito cordilai saluti Bonfanti.

Ciao Oliviero,

ho appena ricevuto il tuo messaggio. Ti rassicuro sul motivo della
sparizione della pagina: semplicemente il tuo PC per qualche motivo
converte una serie di caratterl importanti per la visualizzazione della
pagina facendola di fatto scomparire.

Sto sostituendo il modulo che permette di editare le pagine con un altro
pin raffinato e meno soggetto a questo tipo di problemi, in maniera tale

che il tuo PC non cada pit in un simile errore.

Ora rimetto tutto a posto, se sei online e leggi questo messaggio ti
pregherei di non toccare il sito fino a mio contrordine, a dopo.._ ;)

Iwvan Agliardi

Oggetto: |Re: Mo Subject

Tvan Agliardi

bonfantialviero Ce:

Ricevuto
il:

Il giomo lun, 14/01/2008 alle 19.07 +0200, bonfantialviero ha scritto:
= (Gentilissimo
= come accordi telefonici intercorsi questa mattina confido nella tua
> disponibilita nel sistemarmi qunato prima la home pege del mio sito
= WWW bonfantioliviero. com La password & alfiero. Questa mattina era
= sparita pure la pagina della sentenza d'appello ma 'ho

> reinserita._mentre invece risulta impossibile acedere e modicare
> proprio la home pege. che se da una parte non risulta visibile al

> contrario si vede interamente qunado si clicca su modifica ma che di

= fatto non lascia modificare niente Grazie saluti Bonfanti. O

Ciao Oliviero,

ho sostituito 'editor per modificare i testi cosi come anticipato. Ho
fatto un po' di test ed ora il tipo di errore di conversione che
introducevi tu modificando la home page con il tuo PC viene comretto
lautomaticamente, impedendo di fatto la scomparsa della home. Prova un|
po' a modificare la pagina e fammi sapere se & tutto OK ora.

Buona giomata,




ivan acliardi/@equanta it

Il giomo sab. 27/09/2008 alle 11.05 +0200. bonfantialviero ha scritto:
> Gentilissimi Sign. Ivan e Daniele vista la decadenza del Nostrd

> contratto = canone server Sito... gradirei sapere la somma e la

> modalita di pagamento x il suo rinnovamento cordiali saluti Oliviero

Ciao Dliviero,

scusa il ritardo ma siamo come sempre presissimi. Ti allego la fattura
emessa con la nuova ragione sociale: abbiamo fatto un po' di modifiche
nella forma, la sostanza non cambia (siamo sempre noi due). L'importo &
quello di cui abbiamo parlato lo scorso anno, quando abbiamo realizzato
il sito Intemet (il primo anno era compreso nel prezzo di

realizzazione): 80,00 EUR.O +IVA / anno.

Per il pagamento puoi effettuare un bonifico a questo conto corrente:
Intestatario: Tetragono di Ivan Agliardi

Banca: Intesa Sanpaolo Spa

IBAN: IT33T0306953510100000000055

Per qualsiasi chiarimento resto a tua disposizione.

Buon inizio di settimana,

Altri disguidi che vi risparmio poi alla scadenza del canone che non dovrei nemmeno pagare li devo pure rincorrere per pagarli ...tanto che poi
fanno risultare dalla mail qui allegata che sembra che sia io desideroso di pagare




pian Oliviero.,

mi spiace che non ci si sia capiti sui costi annui di mantenimento del
tuo sito Intemet. Ti lascio le specifiche tecniche cosi chiedi in giro
se gno puo ospitarti ad un costo inferiore, nel frattempo io sento
Daniele (non ¢ in ufficio oggi) per un eventuale sconto.

1) hosting su piattaforma Linux

2} 1 virtual host dedicato su Apache?

3) 1 database mysgl >.* dedicato

4) 1 mod_fcgi abilitato su PHPS

3) backup incrementale notturno di tutti i dati

Per quanto riguarda il costo di realizzazione, come gia detto ai tempi
l'importo concordato corrisponde a circa il 30% del costo effettivo di
un'applicazione di quel tipo. in pratica, siti come il tuo noi li
vendiamo a partire da 1000 EURO +IVA, e il loro prezzo di mercato.

Ti auguro una buona giomata, ci aggiomiamo presto, nel frattempo stai
tranquillo: il sito Intemet non verra oscurato per nessuna ragione.

Ivan Agliardi

[l giomo ven, 03/10/2008 alle 10.33 +0200, bonfantialviero ha scritto:
= In risposta alle tue delucidazioni .. preciso :

> __senza avere la pretesa di insegnare il credo agli apostoli. .. mio

> nipote che mastica un poco di informatica, mi diceva che la vocen® 1
== hosting su piattaforma Linux & lo spazio che io gid dispongo (e

= pago) con Aruba non é che forse nasca da qui il malinteso sulla cifra
> a voi dovuta 7 In qualsiasi caso decidiate, fatemelo sapere al pin

= presto, in modo che io possa provvedere a liquidarvi il dovuto

> quanto prima

Ciao Oliviero,

non so quali servizi ti fornisca Aruba con il dominio, ma se stai
pagando anche I'nosting con database e tutto quello che stai utilizzando
con noi, perche non chiedi a tuo nipote di prendere in gestione il sito
Intemet su quel servizio di hosting? In questo modo a noi non dovresti
assolutamente niente, basta che tu dica a tuo nipote di scrivermi e io

gli dard istruzioni per la migrazione. Che ne dici?

Ti auguro una buona giomata,

Tvap Aoliardi

Non demordo chiedo delucidazioni sul pagamento ma mi rispondono picche ed... altro

Anni e migliaia di foto inserite ed alleggerite una ad una perché mi dicevano i signori daniele e ivan Esperti informatici che non c’era altro sistema
e gia solo questo grida vendetta a dio ma si sa che i furbi che infieriscono sui offesi indifesi prima o poi cadono..e vedrete che tonfo




